Re: Wellmann, Josephburgstrafie 143

Betreff: Re: Wellmann, Josephburgstrale 143

Von: Ralf Wellmann <ralf.wellmann@outlook.de>

Datum: 24.06.23, 14:19

An: "Wagner Michael (SV Berg am Laim)" <michael.wagner@sv-bergamlaim.de>

Hallo, bitte die Mitgliedschaft kiindigen. Danke

Gesendet von Outlook fur Android

From: Wagner Michael (SV Berg am Laim) <michael.wagner@sv-bergamlaim.de>
Sent: Saturday, June 24, 2023 2:11:32 PM

To: Ralf Wellmann <ralf.wellmann@outlook.de>

Subject: Re: Wellmann, Josephburgstrae 143

Sehr geehrter Herr Wellmann,

ich hab jetzt leider nichts mehr von Ihnen gehort. Ist das so ok fur
Sie? Wollen Sie auch weiter Mitglied im Eigenheimerverband bleiben?

Uber eine kurze Riickmeldung wiirde ich mich freuen.

Viele Grulse,
Michael Wagner
- Vorstand -

Sehr geehrter Herr Wellmann,

laut den Unterlagen des Eigenheimerverbandes sind Sie Mitglied unseres
Vereins. Uns wurde lediglich IThr Umzug nach Rosenheim (Aventinstr. 5)
gemeldet. Als versichertes Grundstuck ist die Josephsburgstr. 143
hinterlegt. Sind Sie Eigentimer dieses Anwesens? Dann macht ja eine
weitere Mitgliedschaft auch Sinn.

Sie haben Uber uns

- Rechtsberatung und Rechtsschutz in Mieterfragen

- Gebaudehaftpflicht

- Bauherrnversicherung bei Umbauten

- Informationen rund um das Eigenheim durch unsere
Mitgliederzeitschrift, die Sie seit Januar zugeschickt gekommen.

Daruber hinaus wurden die Lastschrifteinzige im Kassenschreiben vom
15.11.2022 angekindigt.

Wenn Sie es winschen merken wir lhre Kindigung flur den 31.12.2023 vor.

Haben Sie irgendeinen Nachweis, dass Sie nicht nur Ihren Umzug gemeldet
haben, sondern auch eine Kindigung ausgesprochen haben?

Viele Grulse,
Michael Wagner.
- Vorstand -

Am 14.06.23 um 00:09 schrieb Ralf Wellmann:
> Sehr geehrte Damen und Herren,
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Re: Wellmann, Josephburgstrafie 143

>
> der Vereinsbeitrag wurde kurzlich von meinem Konto abgebucht, obwohl ich
> seit mehr als 8 Jahren nicht mehr bei der 0.g. Adresse wohne.

> Wahrscheinlich ist meine frUhere Kundigung nicht berucksichtigt worden.

> Ich mdchte hiermit meine Kindigung erneut aussprechen. Und wurde mich
> freuen, wenn Sie mir den Betrag zuruckerstatten.

>

>

> Bitte bestatigen Sie meine Kundigung.

>

> Vielen Dank

>

> MfG

>

> Ralf Wellmann
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